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§45 - Jäv och intressekonflikt  

§ 45   
 
Jäv och intressekonflikt 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att ledamot David Olofsson (V) anmäler jäv eller intressekonflikt i § 55. 
__________________ 
 
Bakgrund 
Enligt nämndens beslut 2010-05-11, § 75, ska eventuellt jäv eller  
intressekonflikt anmälas innan ärendena börjar behandlas. 
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§46 - Godkännande och fastställelse av föredragningslista  

§ 46    
 
Godkännande och fastställelse av föredragningslista 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna och fastställa dagens föredragningslista. 
_____________________________ 
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§47 - Information från förvaltningen  

§ 47    
 
Information från förvaltningen 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 
__________________________ 
  
Förvaltningschef informerar: 
 
• Årligen görs en uppföljning av kommunens service (NKI) i företagsärenden 

som omfattas av beslut eller tillsyn. För nämnden omfattas myndighets-
områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll och 
serveringstillstånd. Svarsfrekvensen uppgår till 70 % och totala resultatet är 
76 vilket är en hög nivå enligt satta kriterier i undersökningen. Storumans 
kommun jämförs främst med andra kommuner inom kategorin 
Landsbygdskommun med besöksnäring.    
 

• Rekrytering av ny miljöinspektör är påbörjad. Tjänsten är vakant från 11 
juni.  
 

• Sedan 1 januari 2024 gäller nya bestämmelser om bioavfall som ett led i 
införandet av EUs avfallsdirektiv. Direktivet innebär att avfallet i första 
hand ska materialåtervinnas. Införandet leder till att majbrasor kräver 
dispens från förbudet att elda avfall vilket ska sökas hos kommunen. 
Förvaltningen har hanterat 14 ärenden med en beräknad tidsåtgång på 16 
timmar.   
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§48 - Tertialrapport per 2024-04-30  

§ 48   MB-2023-507-300 
 
Tertialrapport per april 2024-04-30 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna den lämnade redovisningen, 
 
att skicka tertialrapporten till kommunstyrelsen. 
_____________________________________   
 
Kommentar till resultatet per 2024-04-30  
Tertialresultatet är -343 tkr mot budget för perioden. Vi ser ett minskat antal 
inkomna bygglovsärenden och även avloppsansökningar minskar i antal. 
Förvaltningen säljer tjänster genom samverkansavtal till andra kommuner inom 
flertalet områden för att nå budgetföljsamhet.  
En del poster såsom tillsynsavgifter för livsmedel, hälsoskydd och miljö är 
periodiserade. Det förväntas ingen större avvikelse för dessa jämfört mot 
budget.  
 

Verksamhet, tkr Nettokostnad 
Jan-Apr 2023 

Kostnader 
Jan-Apr 2024 

Intäkter 
Jan-Apr 2024 

Netto- 
kostnad 
Jan-Apr 2024 

Budget 
2024 

% av 
budget 

Politisk  
verksamhet 

291 224 0 224 664 34 % 

Infrastruktur 
och skydd 

869 3 096 1 883 1 213 2 617 46 % 

Vård och om- 
sorg 

4
6 

3
7 

0 37 115 32 % 

Summa 1 206 3 357 1 883 1 474 3 396 43 % 
 
 
Prognos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tkr Redovisning 2023 Budget 2024 Prognos 2024 Avvikelse 
Intäkter 5 

634 
6 

927 
6 927 0 

Kostnader 9 
258 

10 
323 

10 323 0 

Nettokostnader 3 
624 

3 
396 

3 396 0 
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§ 48, forts   MB-2023-507-300 
 
Kommentar till prognosen på helåret 2024 
Det är en fortsatt stark utveckling av detaljplaner i kommunen, vilket ger grund 
för en långsiktig god prognos för bygglovsärenden. Ärendeingången av 
bygglovsärenden är mindre än innan lågkonjunkturen men vi ser ett fortsatt 
intresse för ny- och ombyggnationer. För att nå budgetföljsamhet har 
samverkan med närliggande kommuner utökats till fler områden och större 
omfattning. Utifrån ansökningar, kontakt med förvaltningen och den samverkan 
som finns bedöms budgeten kunna hållas.    
 
Ansvarsområde 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSBN) fullgör kommunens uppgifter 
inom plan och bygg, miljö- och hälsoskydd, livsmedel, trafik, samt alkohol- 
tobak- och lotterifrågor. Nämnden är också kommunens naturvårdsorgan.  
 
Viktiga händelser 
Stor del av nämndens arbete är händelsestyrt och världsekonomin har påverkat 
intresset och möjligheten att bygga. Nämnden har antagit en planprioritering för 
att kunna hålla handläggningstiden kort för de planer som är viktiga för 
kommunens utveckling. Detta ger nämnden en större möjlighet att styra 
utvecklingen i önskad riktning.   
 
Framtiden 
Ett flertal detaljplaner kommer att tas upp till politiken för eventuellt antagande 
under året och kommande år vilket tyder på att intresset för fortsatt exploatering 
i kommunen är hög. Tomtförsäljningen är lägre än tidigare år men köpare finns 
ändå fortsatt till bland annat tomter i nyligen detaljplanelagda områden i 
kommunens västra del. Det finns nu även möjlighet för nybyggnation i 
attraktivt läge i kommunens östra del.  
 
Måluppfyllelse  
Bedömningen är att majoriteten av målen är på väg att uppfyllas för året. 
I verksamhetsplanen har mål för företagsklimatet satts till >80, utfallet är 76. 
Måluppfyllelse för övriga mål i verksamhetsplanen redovisas mer utförligt i 
delårsrapporten.   
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Elin Rutqvists förslag till beslut, 2024-05-08 
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§49 - Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 2023  

§ 49  MB-2024-254-901 
 
Grundläggande granskning av kommunstyrelse och  
nämnder 2023 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att notera informationen, 
 
att godkänna redovisade åtgärder. 
__________________________   
 
Redovisning av ärendet 
Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder genomförs årligen 
av revisorer. Granskningen har inriktats mot hur respektive organ har fullgjort 
sitt förvaltaruppdrag. Vid granskning av nämndens förvaltning 2023 är 
rekommendationen från revisorerna att Nämnden ska pröva åtgärder för att nå 
förbättrad måluppfyllelse inom området ekonomi.  
 
Förslag på åtgärder 
Inga förslag på ytterligare åtgärder. Under 2024 samverkar nämnden med andra 
kommuner inom flertalet områden för att sträva mot budgetföljsamhet trots 
minskat antal inkomna ärenden.  
 
Bilagor 
Grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder 2023, pwc april 
2024. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Elin Rutqvists förslag till beslut, 2024-04-19 
 
Beslutet sänds till 
Kommunrevisorerna 
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§50 - Medarbetarenkät 2024  

§ 50   MB-2024-17-904 
 
Medarbetarenkät 2024 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att notera informationen. 
________________________   
 
Ärendet 
En medarbetarenkät skickas årligen ut till alla medarbetare inom kommunen. 
Svarsfrekvens för förvaltningen var 100 procent.  
 
Medarbetarenkäten omfattar 57 frågor som sedan sammanställs till ett 
medarbetarindex. Ytterligare 15 frågor har ställts till medarbetarna vad gäller 
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier samt hot och våld. Enkäten är 
utformad med en skala från 1 till 6, där 1 är sämst och 6 är bäst.  
NMI står för nöjd medarbetar index och bygger på frågor inom 8 olika 
områden, exempelvis medarbetarskap, arbetsgemenskap och ledarskap.    
HME står för hållbart medarbetarengagemang som är resultatet av nio 
frågeställningar. Resultatet från enkäten presenteras med ett indexvärde där 
alternativen transponeras till en 0–100 skala, där 0 är sämst och 100 är bäst.  
 
Nedan sammanfattas resultaten för årets enkät där MSBF är Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunen är en sammanställning av hela 
Storumans kommun.  
 
Sammanfattande resultat 2024 

NMI Utfall 2023 Utfall 2024 Mål 2024 
MSBF 5,4 5,4 >5 
Kommunen 4,8 4,9  

 
HME Utfall 2023 Utfall 2024 Mål 2024 
MSBF 89,6 90,0 >83 
Kommunen 81,1 80,6  
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§ 50, forts   MB-2024-17-904 
 

Målformulering Måltal Utfall  
fråga 35: På min arbetsplats har 
vi tillit till varandras kompetens  

>5 
 

5,5 

HME 2b Min närmaste chef 
visar förtroende för mig som 
medarbetare 
 

>90 95,8 

HME 2c Min närmaste chef 
ger mig förutsättningar att ta 
ansvar i mitt arbete 
 

>90 95,8 

 
Målen för året uppfylls.  
 
Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot och våld 
 
Ett av kommunens arbetsmiljömål i arbetsmiljöpolicyn för kommunen som 
helhet är att om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot och våld 
trots allt inträffar ska alla medarbetarna veta vart de ska vända sig och känna att 
de får stöd från sin arbetsgivare.  
 
Utifrån medarbetarenkäten svarade 100 procent av medarbetarna att man vet 
vart man ska vända sig och känna att de får stöd från sin arbetsgivare. Trots 
detta är det viktigt att fortsatt prata om kommunens roll och det stöd 
arbetsgivaren kan ge samt lyfta frågorna vid introduktion till nyanställda.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschef Elin Rutqvists förslag till beslut, 2024-05-06 
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§51 - Uppföljning av nämndens beslut/protokoll  

§ 51   MB-2023-945-905 
 
Uppföljning av nämndens beslut/protokoll 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att efter dagens redovisning avföra § 126, 2023.445 från uppföljning då denna 
inte längre är aktuell, 
 
att godkänna uppföljning av nämndens beslut/protokoll. 
_______________________________ 
 
Skälen för beslutet 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhetskontroll 
går nämnden igenom föregående nämndsammanträde. 
 
Handläggarens bedömning 
Ärende 2022.223 – Att föreslå till Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag på 
nya ordningsföreskrifter och remittera förslaget till nämnden för yttrande. 
Status: Skrivelse skickat till kommunstyrelsen 2022-03-31. Förvaltningen har 
under oktober yttrat sig på förslag till föreskrifter och kartunderlag.   
 
§ 90, 2022.658 – Internremiss från kommunstyrelsen, förslag till hastighetsplan. 
Uppdrag till förvaltningen att se över beslutade tättbebyggda områden och se 
över möjligheten att Slussfors ska vara ett tättbebyggt område och att se över 
omfattningen av tättbebyggt område avseende Gunnarn. 
Status: Förvaltningen kommer att påbörja arbetet med att se över tättbebyggt 
område i Gunnarn och Slussfors. Ärendet har legat vilande då fokus i dialogen 
med Trafikverket varit på lämpliga trafiklösningar för områden i Hemavan.   
 
§ 126, 2023.450 - Återkoppling från kommunstyrelsen till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden måste ske då det har stor betydelse till pågående 
planläggning av ett nytt handels- och bostadsområde på fastigheterna Björkfors 
1:1447 och Björkfors 1:1449  
Status: Kommunstyrelsen fattade beslut i frågan 2024-04-09 § 61 och delgav 
nämnden 15 april.  
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterare Marina Ahlenius förslag till beslut, 2024-05-06 
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§52 - Granskning - Detaljplan för del av fastigheter Björkfors 1:1447 och 1:1449 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län  

§ 52   MB-2019-892-315 
 
Granskning - Detaljplan för del av fastigheter Björkfors 1:1447 
och 1:1449 i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att skicka ut reviderat förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning 
för granskning till berörda sakägare, myndigheter, allmänhet med flera. 
_____________________________           
 
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för ett nytt område med bostäder, handel, 
restaurang och drivmedelsstation. Genom planförslaget kan mark för 
efterfrågad handel skapas samtidigt som Hemavan centrum avlastas från tung 
trafik. 
 
Bakgrund 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade ett positivt planbesked 2019-
09-25, § 15, för del av fastigheten Björkfors 1:182 (nu 1:1449) och beslutade 
2020-04-08 § 42 att utöka planområdet för att även omfatta del av Björkfors 
1:228 (nu 1:1447).  
Planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram. Detaljplanen handläggs 
därmed genom utökat planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kapitel. 
 
Samrådstid 
Planförslaget har tidigare varit ute för samråd under tiden 26 februari till och 
med 26 mars 2024. Berörd sameby har medgetts förlängd samrådstid till och 
med den 12 april 2024. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts 
och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter 
det som framkom under samrådet, bland annat frågor kopplat till hantering av 
riksintresse för kommunikation (väg E12), skotertrafik, plats för nätstationer, 
osäkra fastighetsgränser, avfallshantering. 
 
Bestämmelser 
Riksintressen 
Området ligger inom riksintresseområde för friluftsliv enligt 3 kap. § 6 
miljöbalken (MB) och riksintresseområde för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. § 2  
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§ 52, forts   MB-2019-892-315 
 
MB. Planområdet ansluter till riksintresse för kommunikationer, väg E12 
enligt 3 kap. § 8 MB.  
 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hemavan 
Enligt gällande FÖP är delar av området utpekat som handel/service och 
småindustri/upplag. Den tunga trafik som passerar Hemavan har idag bara 
möjlighet att stanna för tankning och service mitt inne i samhället vilket 
medför miljö- och trafikproblem. För att långsiktigt ge möjlighet till en bättre 
lösning redovisas område för handel och service intill E12 och avfarten till väg 
1118. 
 
Gällande detaljplaner 
Området ligger utanför planlagt område, men gränsar mot gällande detaljplan i 
öster (Västbyn).  
 
Beslutsunderlag 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotters förslag till beslut 2024-05-07. 
Granskningshandlingar: 
• Samrådsredogörelse daterad 2024-04-30. 
• Plankarta med planbestämmelser upprättad maj 2024. 
• Planbeskrivning för detaljplan för del av fastigheterna Björkfors 1:1447 

och 1:1449, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad maj 2024.  
 
Beslutet sänds till 
Exploatör 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 
 
 

Sida 14(47) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 

2024-05-15  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§53 - Antagande - Detaljplan för del av fastigheten Laxnäs 1:123 i Tärnaby  

§ 53   MB-2021-637-315 
 
Antagande - Detaljplan för del av fastigheten Laxnäs 1:123 i 
Tärnaby 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta detaljplan för del av fastigheten Laxnäs 1:123 i Tärnaby, Storumans 
kommun, enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
_______________________   
 
Planens syfte 
Syftet är att skapa planmässiga förutsättningar för bostäder, i form av 
fritidshusbebyggelse, mindre hotell samt tillhörande infrastruktur, VA och 
dagvattenhantering. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra exploatering 
som tar hänsyn till omgivande bebyggelsestruktur.  
 
Bakgrund 
Redan vid framtagande av gällande detaljplan för området vid Rävstigen från 
2017 var intentionen att planlägga även detta område men valde att ta det i ett 
senare skede. I gällande detaljplan har man tagit hänsyn att denna planläggning 
kan bli aktuell och därför lagt in gatumark. Arrhenius Förvaltnings Aktiebolag 
har ansökt om att få upprätta detaljplan för tomter för bostäder och en tomt för 
ett mindre hotell (Bed & Breakfast) på fastigheten Laxnäs 1:123. Ett positivt 
planbesked lämnades av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-16, § 
88. 
 
Bestämmelser 
Riksintressen 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv (3 kap § 6 MB) och riksintresse 
rörligt friluftsliv (4 kap § 2 MB). Platsen ligger intill redan exploaterat område. 
Tillkommande bebyggelse bedöms inte påverka riksintressena negativt. 
 
Fördjupad översiktsplan (FÖP) 
Enligt gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby ligger platsen inom 
utvecklingsområde för bostäder/kommersiell service. Planförslaget 
överensstämmer med kommunens översiktliga intentioner för området. 
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§ 53, forts   MB-2021-637-315 
 
Detaljplaner  
Planförslaget berör dessa gällande detaljplaner:  
 
• Detaljplan för del av Laxnäs 1:79 samt del av Skytteanska skolan 1:2, laga 

kraft 2008 (bet. 2421-P10/4). 
• Detaljplan för del av fastigheten Laxnäs 1:123, laga kraft 2017 (bet. 2421-

P2017/1). 
 

Samråds- och granskningstid 
Planförslaget har tidigare varit ute för samråd under tiden 28 november 2022 till 
och med 19 december 2022. Samrådstiden förlängdes till den 9 januari 2023. 
Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en 
samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under 
samrådet, bland annat geotekniska förhållanden (ras- och skredrisk), 
dagvattenhantering, vatten- och avloppsfrågan, naturvärden, friluftsliv 
(skidgator/skoterspår). 
 
Granskning av det reviderade planförslaget har skett under tiden 27 december 
2023 och med 17 januari 2024. Förlängd granskningstid har medgivits till och 
med den 21 januari 2024 efter begäran från sakägare i området. Länsstyrelsen 
Västerbotten har medgivits förlängd tid till och med den 23 januari 2024. 
Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i ett 
granskningsutlåtande. Mindre justering har utförts efter granskningstiden för att 
ytterligare förtydliga geotekniska förhållande samt införande av kompletterande 
planbestämmelser. Utförd ändring är inte anse som väsentlig förändring och 
därför bedöms att ingen ytterligare granskningstid krävs. 
 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser i en samlad bedömning att 
planhandlingarna har tagit erforderlig hänsyn till inkomna yttranden och 
sammanvägt dessa i en helhetsbedömning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Kommunen anser att den nu aktuella detaljplanen är utformad med 
skälig hänsyn till befintlig bebyggelse i närområdet och uppfyller kraven i 4 
kap. 36 § PBL. Detaljplanen bedöms kunna antas. 
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Beslutsunderlag 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotters förslag till beslut, daterad 2024-05-06. 
Antagandehandlingar: 
• Granskningsutlåtande daterad 2024-04-24. 
• Plankarta med planbestämmelser upprättad november 2022 och reviderad 

april 2024.  
• Planbeskrivning för detaljplan för del av fastigheten Laxnäs 1:123 i 

Tärnaby, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad november 2022 
och reviderad april 2024.  

 
Bilagor 
Upplysning: 
Hur du överklagar 
 
Beslutet sänds till 
Exploatör 
Länsstyrelsen 
Sakägare enligt fastighetsförteckning  
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§54 - Namnsättning av nya vägar på Björkfors 1:1303  

§ 54   MB-2024-177-346 
 
Namnsättning av nya vägar på Björkfors 1:1303 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att fastställa vägarna Trollbäcksvägen, Trollstigen, Trollspåret och Trollslingan. 
____________________________   
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde 1995-06-27 § 73, namnberedning med riktlinjer 
samt beslutanderätt i namngivningsfrågor till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Namnberedningen består av två ledamöter från 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och en ledamot från fritids-, kultur- och 
utbildningsnämnden.  
 
En ny detaljplan har upprättats på fastighet Björkfors 1:449, avstyckat till 
Björkfors 1:1303. Detaljplanen gäller nya fritidshus utmed Trollhålsbäcken. 
Området har en huvudväg med tre planerade insticksvägar. Fastighetsägaren, 
Hemavan Fjällkedjan AB, har godkänt namnberedningsgruppens slutliga 
förslag. 
 
Bestämmelser 
1 kap 4 § kulturmiljölagen (1998:950) 
 
Bilagor 
Hur du överklagar 
Karta 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningsassistent Petra Normans förslag till beslut, 2024-04-29 
 
Beslutet sänds till 
Fastighetsägare 
Kommunstyrelsen, tekniska avdelningen 
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§55 - Namnsättning av ny väg, Västansjö 1:3  

§ 55   MB-2024-225-346 
 
Namnsättning av ny väg, Västansjö 1:3 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att fastställa vägnamnet Snebackvägen. 
 
Ledamot David Olofsson (V) deltar inte i ärendets handläggning och beslut på 
grund av jäv. 
_________________________        
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige fastställde 1995-06-27 §73, namnberedning med riktlinjer 
samt beslutanderätt i namngivningsfrågor till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Namnberedningen består av två ledamöter från 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och en ledamot från fritids-, kultur- och 
utbildningsnämnden.  
 
Fastighetsägare för Västansjö 1:3 beviljades 2022-05-11 förhandsbesked för tre 
(3) tomter på fastigheten. En ny väg är anlagd för åtkomst till nya fastigheter. 
Fastighetsägaren har meddelat att vägen kallas Snebackvägen. 
Namnberedningsgruppen har inget att erinra mot namnförslaget. 
 
Bestämmelser 
1 kap 4 § kulturmiljölagen (1998:950)  
 
Bilagor 
Hur du överklagar 
Karta 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningsassisten Petra Normans förslag till beslut, 2024-04-18 
 
Beslutet sänds till 
Fastighetsägare 
Kommunstyrelsen 
Berörda fastighetsägare för avstyckade tomter 
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§56 - Bygglov utan startbesked - Björkfors 1:1150  

§ 56   MB-2024-178-331 
 
Bygglov utan startbesked - Björkfors 1:1150 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med komplementbyggnad 
på Björkfors 1:1150, 
 
att kontrollansvarig är Anders Jonsson (Lita Byggkonsult AB), 
 
att tekniskt samråd krävs, 
 
att arbetsplatsbesök krävs, 
 
att utstakning krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 26 §, se upplysningar, 
 
att slutsamråd ska hållas på Björkfors 1:1150 när byggnaderna är färdig, 
 
att naturförutsättningarna ska tas till vara så långt som möjligt med stöd av 8 
kp. 9 § PBL, 
 
att flerbostadshuset får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits, 
 
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 kr. 
______________________________ 
 
Bestämmelser 
Föreslagen åtgärd ligger inom detaljplanelagt område, Akt 2421-P2019/4. 
 
Sakägare 
Inga grannar berörs av åtgärden. 
 
Nämndens bedömning 
Förslaget bedöms följa gällande detaljplan och förutsättningar för lov föreligger 
enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 §. 
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Upplysningar 
Åtgärden får påbörjas först när verkställighetstiden i beslutet löpt ut, 
tidigast 2024-05-15 + 4 veckor. 
• Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 
• Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 
• Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 
• Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 
• Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 
• Förslag på kontrollplan 
• Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 
• Energiberäkning om det krävs! Undantag är t.ex. bostadshus som är avsedda 

för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus som är 
avsedda för användning under en begränsad del av året om 
energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en 
helårsanvändning. 

• Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  
• Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 
• Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 
• Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41 §. 
• Innan markarbeten påbörjas kan byggherren beställa husutsättning via länk: 

https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/ eller 
så ska den person som ska utföra utstakningen lämna in intyg på att 
grundläggande mätteknisk färdighet finns enligt Lantmäteriets 
rekommendationer:  

• Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet för 
att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av 
mätningsteknisk verksamhet.  För denna färdighet bör krävas: examen från 
en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterad med praktisk 
erfarenhet i minst 2 år - så att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års 
utbildning och 3 års praktisk erfarenhet. 

• Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- 
och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

• Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Avgift 
Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
 

http://www.poit.se/
https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/
http://www.poit.se/
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Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Byggnadsinspektör Tommy Larssons förslag till beslut, 2024-05-06 
Detaljplan 
Yttrande från sakägare 
Kartbild 
 
Beslutet sänds till: 
Sökande 
Kommunstyrelsen 
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§57 - Bygglov utan startbesked - Nedre Björknäs 1:6  

§ 57   MB-2024-242-331 
 
Bygglov utan startbesked - Nedre Björknäs 1:6 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad på 
Nedre Björknäs 1:6, 
 
att tekniskt samråd krävs, 
 
att Lars-Gunnar Rönnholm fastställs som kontrollansvarig, 
 
att arbetsplatsbesök krävs, 
 
att utstakning krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 26 §, se upplysningar, 
 
att slutsamråd ska hållas på Nedre Björknäs 1:6 när byggnaderna är färdiga, 
 
att naturförutsättningarna ska tas till vara så långt som möjligt med stöd av 8 
kap. 9 § PBL, 
 
att fritidshuset får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits, 
 
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 kr. 
______________________________ 
 
Bestämmelser 
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
Förslaget ligger inom riksintresseområde för friluftsliv samt turism och rörligt 
friluftsliv. 
 
Sakägare 
Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande. Ingen 
erinran mot föreslagen åtgärd har inlämnats men en skrivelse om att man bör 
med varsamhet ta hänsyn till miljön och naturen i området. 
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Nämndens bedömning  
De byggnader som är planerad bedöms inte påtagligt skada eller påverka de 
riksintressen som finns på platsen och förutsättningar för lov föreligger enligt 
plan- och bygglagen 9 kap 31 § (utom plan). 
 
Upplysningar 
Åtgärden får påbörjas först när verkställighetstiden i beslutet löpt ut, 
tidigast 2024-05-15 + 4 veckor. 
• Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 
• Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 
• Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med  

byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 
• Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 
• Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 
• Förslag på kontrollplan 
• Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 
• Energiberäkning om det krävs! Undantag är t.ex. bostadshus som är avsedda 

för användning mindre än fyra månader per år och bostadshus som är 
avsedda för användning under en begränsad del av året om energi-
användningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning. 

• Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  
• Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 
• Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 
• Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41 §. 
• Ansökan om att inrätta/ändra avloppsanläggning ska göras till miljökontoret. 
• Innan markarbeten påbörjas kan byggherren beställa husutsättning via länk: 

https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/  
• Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 

inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- 
och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

• Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Avgift 
Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
 
 
 
 
 

http://www.poit.se/
https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/
http://www.poit.se/
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Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Byggnadsinspektör Tommy Larssons förslag till beslut, 2024-05-03 
Översiktsplan 
Yttrande från sakägare 
Kartbild 
 
Beslutet sänds till 
Sökande 
Kommunstyrelsen 
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§58 - Rättelseföreläggande - Björkfors 1:1140  

§ 58   MB-2024-57-327 
 
Rättelseföreläggande - Björkfors 1:1140 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förelägga 
XXX XXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX-XXXX, i egenskap av ägare till 
fastigheten Björkfors 1:1140, att inom 2 månader från det att beslutet delgetts, 
upprätta  och skicka in anmälan för installation av eldstad samt erforderliga 
handlingar som behövs för prövningen. 
 
att om föreläggandet inte följs kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
enligt 11. Kap 27 § PBL att genomföra åtgärden på den försumliges bekostnad 
genom att upprätta skriftlig anmälan och inhämta teknisk beskrivning. Detta 
arbete kommer att debiteras enligt gällande timtaxa om 1 128 kronor. 
Uppskattad arbetstid är 1 timme. 
 
Handlingar som krävs: 
Skriftlig anmälan 
Teknisk beskrivning 
_____________________________      
 
Ärendet 
Protokoll från installationsbesiktning av braskamin Contura 810 samt skorsten 
NVI 2000 på fastigheten Björkfors 1:1140 inkom till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden varpå tillsynsärende initierades. Sanktionsavgift 
utdömdes i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2024-03-27 § 34. 
Information och bedömning att åtgärden kräver anmälan kommunicerades 
2024-02-01 till fastighetsägaren. 
Någon anmälan har inte gjorts för den aktuella åtgärden. 
 
Bedömning 
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska byggnadsnämnden 
pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en 
påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i plan- och bygglagen m.m.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den åtgärd som har vidtagits 
är anmälningspliktig enligt 6 kap. 5 § plan – och byggförordningen (2011:338),  
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PBF. Enligt 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, får miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden förelägga ägaren av en fastighet eller byggnadsverk 
att inom viss tid vidta åtgärder för att uppfylla rådande lagstiftning. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden bedömer det skäligt att åtgärden ska vara gjord 
inom 1 månad från det att beslutet har vunnit laga kraft.  
Kommunerna ska enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor genomföra 
brandskyddskontroll och rengöring av alla förbränningsanordningar. I dagligt 
tal brukar man kalla det sotning. På många håll utförs arbetet av entreprenörer 
som anlitas av kommunen. För att detta arbete ska kunna ske korrekt och 
systematiskt med rätt intervall måste kommunens register över eldstäder vara 
aktuella.  
Utöver gällande taxa för anmälan, installation av eldstad kan fastighetsägaren 
belastas med kostnader för upprättande av handlingar. Utförandet på den 
försumliges bekostnad anses vara en skälig kostnad för fastighetsägaren om 
denne inte följer föreläggandet. Själva verkställandet kan ske inom 
förvaltningens kompetens då samtliga uppgifter finns oss tillhands.  
 
Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Martin Bengtssons förslag till beslut, 2024-05-03. 
Beslut MSBN 2024-03-27 § 34. 
Protokoll installationsbesiktning 2023-12-08. 
 
Upplysning 
Hur man överklagar, se bilaga 

 
Beslutet sänds till: 
Fastighetsägare 
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§59 - Bygglov utan startbesked - Björkfors 1:1262  

§ 59   MB-2024-167-331 
 
Bygglov utan startbesked - Björkfors 1:1262 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus, Björkfors 1:1262, 
 
att kontrollansvarig är Anders Jonsson, LITA byggkonsult, 
 
att tekniskt samråd krävs, 
 
att arbetsplatsbesök krävs, 
 
att utstakning krävs enligt plan- och bygglagen 10 kap 26 §, se upplysningar, 
 
att slutsamråd ska hållas på Björkfors 1:1262 när byggnaden är färdig, 
 
att naturförutsättningarna ska tas till vara så långt som möjligt med stöd av 8 
kp. 9 § PBL, 
 
att byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked erhållits, 
 
att färdigställandeskydd inte krävs för entreprenadsummor lägre än 400 000 kr. 
__________________________   
 
Bestämmelser 
För området gäller detaljplan. Förslaget strider mot gällande detaljplan vad 
avser placering på prickad mark/ u-område. 
 
Sakägare 
Berörda grannar och berörd sameby har beretts tillfälle att avge yttrande och 
lämnat följande:  
Björkfors 1:1263 har i yttrande daterad 2024-03-25 angett att situationsplanen 
saknar uppgifter om hur dagvatten ska avledas inom fastigheten. 
Markfyllningen som redovisats på situationsplanen saknar slänter och 
dagvattenledande diken, samt hur slänt/diken mot vår fastighet utformas. 
Sökanden har delgivits erinringarna. 
Inga synpunkter har framförts som förhindrar lov. 
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Nämndens bedömning 
Byggnaden består av två lägenheter och har därmed en högsta byggrätt om 250 
kvadratmeter enligt detaljplanen, totala byggnadsarean uppgår till 229 
kvadratmeter. Medelmarknivån bedöms utifrån areaberäkningsmetoden hamna 
på 602,76 vilket är 1,25 meter under mellanbjälklagets höjd, därmed räknas 
souterrängplanet inte som våningsbildande. Nockhöjden uppgår till 6,07 meter 
räknat från medelmarknivån invid byggnaden. För att få in byggnaden i 
terrängen ordentligt, har byggherren valt att i samråd med exploatör placera 
huset 1,4 meter lägre än kontraktsbilagans föreskrivna höjd om 605,5 meter på 
mellanbjälklaget. För åtkomst till sin angivna servis-punkt krävs det 
pumplösning inom fastigheten vilket byggherren är medveten om. 
Godkännande av placering närmare tomtgräns än 4 meter från naturmarken 
finns från markägarna. 
 
Avvikelsen från detaljplan gäller en avsmalnande kil om 1 meters djup och 6 
meters bredd för en total yta om 3 kvadratmeter som garaget är förlagt på u-
området i norra delen av fastigheten. Inmätningar visar att anlagt vatten, avlopp, 
el och fiber ligger just utanför fastighetsgräns eller viker av norrut vid ett 
avstånd om 6 meter från åtgärden. Byggnadsinspektör utförde besök på 
fastigheten tillsammans med byggherrens utsedda kontrollansvarig, här 
konstaterades att det från vägen är en relativt brant sluttning neråt mot 
fastigheten. Om byggherren skulle förlägga garagets höjd på 604,1 kan det i 
förevarande fall stabilisera slänten något och därmed underlätta framtida 
arbeten inom u-området. Förslaget innebär en sådan mindre avvikelse från 
detaljplanen som avses i plan- och bygglagen 9 kap 31 b §, då avvikelserna är 
förenliga med detaljplanens syften. Situationsplanen redogör mycket riktigt inte 
hur dagvattnet ska hanteras i fastighetsgräns, men bestämmelserna i plan- och 
bygglagen samt miljöbalken reglerar tydligt hur det ska utformas och hur det får 
belasta fastigheter. Även slänten och stödmuren på framsidan kan behöva ritas 
om något för att undvika problem och belastningar på grannfastigheter. Denna 
utformning kan fastställas vid tekniskt samråd och inför startbesked. 
 
Upplysningar 
Åtgärden får påbörjas först när verkställighetstiden i beslutet löpt ut, 
tidigast 2024-06-17. 
• Arbetet får inte påbörjas förrän startbesked lämnats. 
• Startbesked kan inte lämnas förrän samråd har hållits. 
• Ni kallas härmed till samråd och uppmanas snarast ta kontakt med 

byggnadsinspektören för att boka tid för detta. 
• Vid samrådet ska ni (byggherren) och kontrollansvarig vara med. 
• Senast vid samrådet ska följande kompletterande handlingar inlämnas: 
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• Förslag på kontrollplan 
• Konstruktionsritningar, grund, tak och väggar. 

• Beslutet kungörs på Post- och inrikes tidningars hemsida, www.poit.se  
• Ärendet kan komma att överklagas inom tre-fyra veckor. 
• Om åtgärden påbörjas inom överklagandetiden görs det på egen risk. 
• Gränsgrannar och kända sakägare underrättas om beslutet enligt 9 kap 41 §. 
• Innan markarbeten påbörjas kan byggherren beställa husutsättning via länk: 

https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/ eller 
så ska den person som ska utföra utstakningen lämna in intyg på att 
grundläggande mätteknisk färdighet finns enligt Lantmäteriets 
rekommendationer:  

• Med grundläggande mätningsteknisk färdighet menas tillräcklig färdighet för 
att självständigt kunna bedriva och ansvara för de flesta typer av 
mätningsteknisk verksamhet.  För denna färdighet bör krävas: examen från 
en mätningsteknisk utbildning på minst 2 år kompletterad med praktisk 
erfarenhet i minst 2 år - så att summan blir minst 5 år. Exempel: 2 års 
utbildning och 3 års praktisk erfarenhet. 

• Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet kungörs på Post- 
och inrikes tidnings hemsida www.poit.se. 

• Hur man överklagar, se bilaga. 
 
Avgift 
Avgiften för bygglovet i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige 
enligt bifogad räkningsspecifikation. Faktura skickas separat. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar 
Byggnadsinspektör Martin Bengtssons förslag till beslut, 2024-04-30 
Detaljplan 
Yttrande från sakägare 
Inmätning VA, fiber och el 
 
Beslutet sänds till: 
Sökande 
Sakägare 
Grannar 
 
 

http://www.poit.se/
https://www.storuman.se/Bygga-bo--miljo/kartor-och-matning/matning/
http://www.poit.se/
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§ 60   MB-2024-200-327 
 
Sanktionsavgift – Björkfors 1:1384 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, påföra 
ägaren till fastigheten Björkfors 1:1384 tillika byggherre XXXX XXXX 
XXXX XXXX, (XXXXXXXX-XXXX), en byggsanktionsavgift om 5 730 
kronor för att ha brutit mot bestämmelserna om startbesked 10 kap 3§ PBL. 
__________________________    
 
Ärendebeskrivning 
Protokoll från installationsbesiktning av eldstad/rökkanal på fastigheten  
Björkfors 1:1384 har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Information och bedömning i ärendet kommunicerades 2024-04-24 till 
fastighetsägaren. 
 
Yttrande 
Yttrandetiden sträcker sig till 2024-05-14. 
Inga synpunkter har inkommit.  
 
Nämndens bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden strider mot 10 kap. 3 § 
plan- och bygglagen (2010:900), PBL, då anmälan krävs och åtgärden ska ha 
meddelats startbesked innan den påbörjas. 
 
Enligt 11 kap. 51 § PBL, ska en byggsanktionsavgift tas ut om någon bryter mot en 
bestämmelse i 8–10 kap PBL. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. plan- och 
byggförordningen. En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap 53 § PBL, tas ut även 
om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.  
Byggsanktionsavgiften har beräknats med stöd av 9 kap 24§ 1 st 2p. plan- och 
byggförordningen (2011:338), PBF, Sanktionsavgiften är kontrollräknad med hjälp 
av Boverkets beräkningsverktyg. Sanktionsarean är beräknad till 1 överträdelse. 
Kontrolldatum för installationsbesiktningen från sotare är daterad 2024-03-06.  

 
Upplysningar 
Hur du överklagar, se bilaga 
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Beslutsunderlag 
Byggnadsinspektör Martin Bengtssons förslag till beslut, 2024-05-03 
Information och bedömning 
Sotarprotokoll  
Sanktionsberäkning 
 
Beslutet sänds till: 
Fastighetsägare 
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§61 - Ärendet utgår  

§ 61   MB-2024-201-327 
 
Ärendet utgår –Björkfors 1:451 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
______________________     
 
Ärendet 
Ärendet utgår från dagens sammanträde på grund av att sökande har inkommit  
med yttrande och ärendet kan avslutas utan åtgärd. 
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§62 - Föreläggande med vite efter tillsyn av hälsoskydd vid Vallnässkolan, byggnad 2  

§ 62   MB-2023-795-821 
 
Föreläggande med vite efter tillsyn av hälsoskydd vid 
Vallnässkolan, byggnad 2 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att förelägga Storumans kommun, org.nr. 212000–2577 i egenskap av 
verksamhetsutövare att för Vallnässkolan, byggnad 2 
1. minst komplettera inlämnad rutin för textiltvätt, daterad 2024-02-20, med 
metod/tillvägagångssätt beroende på textil, vem som är ansvarig samt hur det 
kontrolleras. Löpande vite 3000 kr 
2. redovisa städrutin omfattande lättåtkomliga ytor. I rutinerna ska det bland 
annat framgå̊ vad som städas, städmetod, frekvens, vilken aktör som utför 
städningen samt hur det kontrolleras. Löpande vite 3000 kr 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare  
 
att förena föreläggandet med ett löpande vite omfattande 6 000 kr (sextusen 
kronor) som fördelas lika mellan de två ovanstående punkterna om uppgifterna 
inte inkommer, 
 
att redovisning skall göras senast 8 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ansökan om utdömande till förvaltningsrätten sker åtta veckor efter att beslutet 
vunnit laga kraft och därefter var åttonde vecka så länge åtgärderna enligt 
föreläggandet inte har vidtagits. 
______________________________ 
 
Skäl för beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kontroll av lagefterlevnad 
gällande anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter, vilket bland annat 
omfattar skolverksamhet. 
 
Tillsynsmyndigheten bedömer att inlämnad rutin för textiltvätt och städning av 
lättåtkomliga ytor inte är att betrakta som en rutin i lagens mening varför 
tillsynsmyndigheten bedömer det skäligt att verksamhetsutövaren redogör för 
rutiner kopplat till städning i skolans egenkontrollprogram för att uppfylla 2 kap 
3 § MB, 26 kap 19 § MB och förordningen om verksamhetsutövarens 
egenkontroll.  
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Föreläggandet upprättas även som en del i den nationella tillsynsstrategins 
effektmål: 
• God inomhusmiljö i förskolor och skolor. Verksamhetsutövarna har en god 
egenkontroll och tillsynsmyndigheterna bedriver tillsyn regelbundet. 
Folkhälsomyndigheten anser att med regelbunden tillsyn av förskolor och 
skolor avses tillsyn oftare än vart femte år. 
• Verksamhetsutövarna har kunskap om Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:19) om städning och bedriver egenkontroll. 
Tillsynsmyndigheterna har vid tillsyn kontrollerat efterlevnaden av de allmänna 
råden om städning i förskolor och skolor. 
 
Ändamålet med tvättning och städning är att minska en rad föroreningar från 
inomhusmiljön för att på så vis uppfylla 2 kap 3 § MB. Damm kan innehålla 
många olika ämnen som kan påverka människors hälsa negativt, som mögel, 
kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen med mera. En av de 
vanligaste hälsoriskerna med idrottsanläggningar handlar om smittspridning av 
bland annat objektburna sjukdomar genom t.ex. redskapsanvändning. Rutiner 
för rengöring både avseende damm och redskap är därför av största vikt, 
speciellt när det utförs av annan aktör än verksamhetsutövaren. 
Verksamhetsutövaren förefaller inte ha överblick hur och när det utförs vilket 
medför svårigheter för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten att 
kontrollera att rutinerna fungerar, speciellt då verksamhetsutövaren har uppgett 
att rutinerna ligger hos Fastighets AB Umluspen (upphandlad aktören för städ). 
 
Tidigare föreläggande har inte efterlevts och för att motivera kommunen och 
FKUN (fritid-, kultur- och utbildningsnämnden) att arbeta systematiskt med 
egenkontrollarbete för att förbättra barnens arbetsmiljö och uppnå miljöbalkens 
syfte bedöms det skäligt att förena förläggandet med vite. Beloppet avser den 
tid det bedöms ta att inhämta kunskap, ta fram efterfrågade rutiner och arbeta in 
dem i verksamheten. Tiden avser inte hela verksamhetens egenkontrollarbete 
utan endast de delar som föreläggandet omfattar. 
 
Vitesföreläggandet är ställt till Storumans kommun då kommunen är 
verksamhetsutövare och juridiskt ansvarig även om det löpande arbetet har 
delegerats till FKUN via kommunens reglemente. Kommunen bedöms ha 
rättslig och faktisk möjlighet att efterleva vitesföreläggandet. 
 
Bestämmelser 
2 kap 2 § miljöbalken (MB) säger att alla som bedriver en verksamhet skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. 
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2 kap 3 § MB skall alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder 
och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.  
26 kap 9 § MB säger att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om 
de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut meddelade med stöd av balken ska följas.  
26 kap 19 § MB Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar. 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, 
fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Av 26 kap. 19 § 
miljöbalken framgår att verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för 
människors hälsa uppstår. Inom verksamheten bör det därför finnas rutiner för 
bland annat: 
– städning av lokaler och inredning, 
– rengöring av utrustning som används inom verksamheten såsom leksaker och 
gymnastikredskap, 
– rengöring av textilier som används i sovmiljöer såsom madrassöverdrag och 
örngott, 
– uppföljning och kontroll av den utförda städningen, 
– rengöring av städmaterial, och 
– hur verksamhetsutövaren agerar vid misstanke om olägenhet för människors 
hälsa. 
 
26 kap 14 § Miljöbalken meddelar att tillsynsmyndigheten får förena 
föreläggande med vite 
Enligt 2 § lagen (1985:206) om viten (viteslagen) gäller bland annat att ett vite 
ska vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer 
(adressater). Om beslutet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss 
åtgärd, ska det av beslutet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist 
åtgärden ska vidtas. 
När vite föreläggs ska det enligt 3 § viteslagen fastställas till ett belopp som 
med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och 
till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa beslutet som är 
förenat med vitet. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, ska ett särskilt 
belopp fastställas för var och en av dem. 
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Redovisning av ärendet 
Den 24 oktober 2023 skickades information till FKUN (Fritids-, kultur- och 
utbildningsnämnden), om att tillsynsbesök med avseende på städning skulle 
genomföras på kommunens grundskolor samt en bilagd, skriftlig information 
om egenkontroll från Folkhälsomyndigheten. 
 
Den 16 november besöktes Vallnässkolan, byggnad 2 för att tillsyna städningen 
på plats i verksamheten. Syftet med tillsynen var att kontrollera lagefterlevnad 
gällande städning på skolor enligt Naturvårdsverkets Nationella strategin för 
miljöbalkstillsyn där Folkhälsomyndigheten ansvarar för målet Inomhusmiljö 
och egenkontroll i förskola och skola. 
 
Det finns en synbar dammansamling på hyllplan, lister, foder och fönsterkarmar 
som indikerar att städning av lättåtkomliga ytor sker för sällan. Detta gäller 
generellt lättåtkomliga ytor inom skolbyggnaden undantaget bänkar. Skolan har 
även en del textila material såsom gardiner och dukar 
 
Den 6 november 2023 föreläggs kommunstyrelsen att redovisa rutiner för 
städning enligt liknande förfrågan om rutiner som detta föreläggande. 
 
Den 6 januari 2024 redovisar rektorn åtgärder där det bland annat framgår att 
skolchef har upprättat avtal med upphandlat bolag, dock redovisas inga rutiner. 
Den 23 januari meddelade nämnden att föreläggandet inte var uppfyllt då 
rutiner saknades. FKUN meddelade att de skulle ha möte med Fabu (Fastighet 
AB Umluspen, upphandlat städbolag) 26 januari därefter återkoppla. Den 12 
februari påmindes FKUN om att inkomma med svar. 
 
Den 20 februari skickade FKUN dokumentation angående städrutiner och 
information om att Fabu ombesörjer textilstädning och höghöjdsstädning. Det 
inkom som kopia till förvaltningen. Den 26 februari ställde nämnden frågan om 
det var svar på föreläggandet och erbjöd ett möte.  
 
Inkom 20 februari från FKUN (kursivt) samt nämndens nuvarande bedömning: 
• Riktlinjer för storstädning - Det saknas information vilken skola det gäller, 

frekvens och metod samt hur skolan avser att kontrollera. Nämnden 
bedömer inte att det är en rutin enligt förordningen om 
verksamhetsutövarens egenkontroll och föreläggandet. 

• Storstädning för förskolor/fritids - det saknas information om det gäller 
även Vallnässkolan. Nämnden bedömer inte att det är en rutin enligt 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och föreläggandet. 
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• Exempel på städschema (förskola) Ritning har man till med färger – det 
saknas information om det gäller även Vallnässkola och vilka utrymmen på 
skolan som avses. Nämnden bedömer inte att det är en rutin enligt 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och föreläggandet. 

• Höghöjdsstädning – det saknas information om vilka utrymmen detta berör, 
metod, frekvens. Nämnden bedömer inte att det är en rutin enligt 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och föreläggandet. 

• Textiltvätt – det saknas metod samt mer information kopplat till de textiler 
som inte är stoppade möbler eller gardiner. Nämnden bedömer inte att det 
är en rutin enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och 
föreläggandet. 

• Rutin för lättåtkomliga ytor saknas 
 
Den 26 februari meddelade förvaltningen att föreläggandet inte var uppfyllt.  
 
Upplysningar 
• Skolan har redovisat att luftfilter är åtgärdat vilket följs upp vid nästa 

tillsynsbesök och ingår därmed inte i föreläggandet. 
• Om utdömande av vitet blir aktuell söker miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden till förvaltningsrätten om utdömande. 
• Beslutet går att överklaga, se bilaga. Beslutet vinner laga kraft 3 (tre) 

veckor efter att ni tagit del av beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöinspektör, Anna Svingfors, förslag till beslut 2 maj 2024 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
Fritids- kultur- och utbildningsnämnden 
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§63 - Föreläggande med vite efter tillsyn av hälsoskydd vid Vallnässkolan, byggnad 1   

§ 63   MB-2023-796-821 
 
Föreläggande med vite efter tillsyn av hälsoskydd vid 
Vallnässkolan, byggnad 1  
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att förelägga Storumans kommun, org.nr. 212000–2577 i egenskap av 
verksamhetsutövare att för Vallnässkolan, byggnad 1 
1. minst komplettera inlämnad rutin för textiltvätt, daterad 2024-02-20, med 
metod/tillvägagångssätt beroende på textil, vem som är ansvarig samt hur det 
kontrolleras. Löpande vite 3000 kr. 
2. redovisa städrutin omfattande lättåtkomliga ytor. I rutinerna ska det bland 
annat framgå̊ vad som städas, städmetod, frekvens, vilken aktör som utför 
städningen samt hur det kontrolleras. Löpande vite 3000 kr. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare  
 
att förena föreläggandet med ett löpande vite omfattande 6 000 kr (sextusen 
kronor) som fördelas lika mellan de två ovanstående punkterna om uppgifterna 
inte inkommer, 
 
att redovisning skall göras senast 8 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Ansökan om utdömande till förvaltningsrätten sker åtta veckor efter att beslutet 
vunnit laga kraft och därefter var åttonde vecka så länge åtgärderna enligt 
föreläggandet inte har vidtagits. 
______________________________   
 
Skäl för beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kontroll av lagefterlevnad 
gällande anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter, vilket bland annat 
omfattar skolverksamhet. 
 
Tillsynsmyndigheten bedömer att inlämnad rutin för textiltvätt och städning av 
lättåtkomliga ytor inte är att betrakta som en rutin i lagens mening varför 
tillsynsmyndigheten bedömer det skäligt att verksamhetsutövaren redogör för 
rutiner kopplat till städning i skolans egenkontrollprogram för att uppfylla 2 kap 
3 § MB, 26 kap 19 § MB och förordningen om verksamhetsutövarens 
egenkontroll.  
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Föreläggandet upprättas även som en del i den nationella tillsynsstrategins 
effektmål: 
• God inomhusmiljö i förskolor och skolor. Verksamhetsutövarna har en god 
egenkontroll och tillsynsmyndigheterna bedriver tillsyn regelbundet. 
Folkhälsomyndigheten anser att med regelbunden tillsyn av förskolor och 
skolor avses tillsyn oftare än vart femte år. 
• Verksamhetsutövarna har kunskap om Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
(FoHMFS 2014:19) om städning och bedriver egenkontroll. 
Tillsynsmyndigheterna har vid tillsyn kontrollerat efterlevnaden av de allmänna 
råden om städning i förskolor och skolor. 
 
Ändamålet med tvättning och städning är att minska en rad föroreningar från 
inomhusmiljön för att på så vis uppfylla 2 kap 3 § MB. Damm kan innehålla 
många olika ämnen som kan påverka människors hälsa negativt, som mögel, 
kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsdjursallergen med mera. En av de 
vanligaste hälsoriskerna med idrottsanläggningar handlar om smittspridning av 
bland annat objektburna sjukdomar genom t.ex. redskapsanvändning. Rutiner 
för rengöring både avseende damm och redskap är därför av största vikt, 
speciellt när det utförs av annan aktör än verksamhetsutövaren. 
Verksamhetsutövaren förefaller inte ha överblick hur och när det utförs vilket 
medför svårigheter för verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten att 
kontrollera att rutinerna fungerar, speciellt då verksamhetsutövaren har uppgett 
att rutinerna ligger hos Fastighets AB Umluspen (upphandlad aktören för städ). 
 
Tidigare föreläggande har inte efterlevts och för att motivera kommunen och 
FKUN (fritid-, kultur- och utbildningsnämnden) att arbeta systematiskt med 
egenkontrollarbete för att förbättra barnens arbetsmiljö och uppnå miljöbalkens 
syfte bedöms det skäligt att förena förläggandet med vite. Beloppet avser den 
tid det bedöms ta att inhämta kunskap, ta fram efterfrågade rutiner och arbeta in 
dem i verksamheten. Tiden avser inte hela verksamhetens egenkontrollarbete 
utan endast de delar som föreläggandet omfattar. 
 
Vitesföreläggandet är ställt till Storumans kommun då kommunen är 
verksamhetsutövare och juridiskt ansvarig även om det löpande arbetet har 
delegerats till FKUN via kommunens reglemente. Kommunen bedöms ha 
rättslig och faktisk möjlighet att efterleva vitesföreläggandet. 
 
Bestämmelser 
2 kap 2 § miljöbalken (MB) säger att alla som bedriver en verksamhet skall 
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och 
omfattning för att skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. 
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2 kap 3 § MB skall alla som bedriver en verksamhet utföra de skyddsåtgärder 
och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön.  
26 kap 9 § MB säger att en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om 
de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, 
domar och andra beslut meddelade med stöd av balken ska följas.  
26 kap 19 § MB Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan 
befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall 
fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller 
förebygga sådana verkningar. 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor, 
fritidshem och öppen fritidsverksamhet FoHMFS 2014:19 Av 26 kap. 19 § 
miljöbalken framgår att verksamhetsutövaren fortlöpande ska planera och 
kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för 
människors hälsa uppstår. Inom verksamheten bör det därför finnas rutiner för 
bland annat: 
– städning av lokaler och inredning, 
– rengöring av utrustning som används inom verksamheten såsom leksaker och 
gymnastikredskap, 
– rengöring av textilier som används i sovmiljöer såsom madrassöverdrag och 
örngott, 
– uppföljning och kontroll av den utförda städningen, 
– rengöring av städmaterial, och 
– hur verksamhetsutövaren agerar vid misstanke om olägenhet för människors 
hälsa. 
 
26 kap 14 § Miljöbalken meddelar att tillsynsmyndigheten får förena 
föreläggande med vite 
Enligt 2 § lagen (1985:206) om viten (viteslagen) gäller bland annat att ett vite 
ska vara riktat till en eller flera namngivna fysiska eller juridiska personer 
(adressater). Om beslutet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss 
åtgärd, ska det av beslutet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist 
åtgärden ska vidtas. 
När vite föreläggs ska det enligt 3 § viteslagen fastställas till ett belopp som 
med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och 
till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa beslutet som är 
förenat med vitet. Om vite föreläggs flera personer gemensamt, ska ett särskilt 
belopp fastställas för var och en av dem. 
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Redovisning av ärendet 
Den 24 oktober 2023 skickades information till FKUN (Fritids-, kultur- och 
utbildningsnämnden), om att tillsynsbesök med avseende på städning skulle 
genomföras på kommunens grundskolor samt en bilagd, skriftlig information 
om egenkontroll från Folkhälsomyndigheten. 
 
Den 16 november besöktes Vallnässkolan, byggnad 1 för att tillsyna städningen 
på plats i verksamheten. Syftet med tillsynen var att kontrollera lagefterlevnad 
gällande städning på skolor enligt Naturvårdsverkets Nationella strategin för 
miljöbalkstillsyn där Folkhälsomyndigheten ansvarar för målet Inomhusmiljö 
och egenkontroll i förskola och skola. 
 
Det finns en synbar dammansamling på hyllplan, lister, foder och fönsterkarmar 
som indikerar att städning av lättåtkomliga ytor sker för sällan. Detta gäller 
generellt lättåtkomliga ytor inom skolbyggnaden undantaget bänkar, men är 
särskilt tydligt i biblioteket. Skolan har även en del textila material såsom 
soffor, gardiner och mattor. 
 
Den 6 november 2023 föreläggs kommunstyrelsen att redovisa rutiner för 
städning enligt liknande förfrågan om rutiner som detta föreläggande. 
 
Den 6 januari 2024 redovisar rektorn åtgärder där det bland annat framgår att 
skolchef har upprättat avtal med upphandlat bolag, dock redovisas inga rutiner. 
Den 23 januari meddelade nämnden att föreläggandet inte var uppfyllt då 
rutiner saknades. FKUN meddelade att de skulle ha möte med Fabu (Fastighet 
AB Umluspen, upphandlat städbolag) 26 januari därefter återkoppla. Den 12 
februari påmindes FKUN om att inkomma med svar. 
 
Den 20 februari skickade FKUN dokumentation angående städrutiner och 
information om att Fabu ombesörjer textilstädning och höghöjdsstädning. Det 
inkom som kopia till förvaltningen. Den 26 februari ställde nämnden frågan om 
det var svar på föreläggandet och erbjöd ett möte.  
 
Inkom 20 februari från FKUN (kursivt) samt nämndens nuvarande bedömning: 
 
• Riktlinjer för storstädning - Det saknas information vilken skola det gäller, 

frekvens och metod samt hur skolan avser att kontrollera. Nämnden 
bedömer inte att det är en rutin enligt förordningen om 
verksamhetsutövarens egenkontroll och föreläggandet. 
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• Storstädning för förskolor/fritids - det saknas information om det gäller 
även Vallnässkolan. Nämnden bedömer inte att det är en rutin enligt 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och föreläggandet. 

• Exempel på städschema (förskola) Ritning har man till med färger – det 
saknas information om det gäller även Vallnässkola och vilka utrymmen på 
skolan som avses. Nämnden bedömer inte att det är en rutin enligt 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och föreläggandet. 

• Höghöjdsstädning – det saknas information om vilka utrymmen detta berör, 
metod, frekvens. Nämnden bedömer inte att det är en rutin enligt 
förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och föreläggandet. 

• Textiltvätt – det saknas metod samt mer information kopplat till de textiler 
som inte är stoppade möbler eller gardiner. Nämnden bedömer inte att det 
är en rutin enligt förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll och 
föreläggandet. 

• Rutin för lättåtkomliga ytor saknas 
 
Den 26 februari meddelade förvaltningen att föreläggandet inte var uppfyllt.  
 
Upplysningar 
• Om utdömande av vitet blir aktuellt söker miljö- och samhällsbyggnads-

nämnden till förvaltningsrätten om utdömande. 
• Beslutet går att överklaga, se bilaga. Beslutet vinner laga kraft 3 (tre) 

veckor efter att ni tagit del av beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöinspektör Anna Svingfors förslag till beslut, 2024-05-06 
 
Beslutet sänds till 
Kommunstyrelsen 
Fritids- kultur- och utbildningsnämnden 
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§ 64   MB-2024-44-811 
 
Kontrollplan luftkvalitet 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta rapporten Inledande kartläggning av luftkvaliteten i Storumans 
kommun, år 2024, 
 
att skicka rapporten Inledande kartläggning av luftkvalitet i Storumans 
kommun år 2024 till Naturvårdsverket. 
___________________________   
 
Skäl för beslut 
Kommunen ska varje år kontrollera sin luftkvalitet för att kunna visa om 
luftkvalitet följer lagstiftningen, d.v.s. miljökvalitetsnormerna i 
luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). Resultatet av kontrollen ska årligen 
rapporteras till Naturvårdsverket. 
 
Bestämmelser 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) 
 
Redovisning av ärendet 
Sveriges kommuner ska årligen kontrollera sin luftkvalitet, jämföra det mot 
miljökvalitetsnormerna samt rapportera in kontrollresultatet till 
Naturvårdsverket. Kontrollen kan genomföras som faktiskt luftmätning eller en 
modellering. Om kommunen inte mäter eller modellerar luftkvaliteten ska en 
objektiv skattning av luftens kvalitet genomföras. I de fall där tillräcklig 
information om luftens kvalitet saknas ska en inledande kartläggning av 
halterna genomföras. Kartläggningen ska leda fram till en preliminär 
bedömning om miljökvalitetsnormerna överskrids. Storumans kommun har 
delvis genomfört mätning samt gjort en inledande kartläggning. Varken 
mätning eller kartläggning har visat att miljökvalitetsnormerna överskrids och 
det finns därför inget behov i dagsläget av ytterligare mätning.  
 
Bilagor 
Rapport - Inledande kartläggning av luftkvalitet i Storumans kommun år 2024 
 
Beslutsunderlag 
Miljöinspektör Anna Svingfors förslag till beslut, 2024-02-05 
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§65 - Meddelanden  

§ 65    
 
Meddelanden 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen. 
________________________   
 
MB-2020-959  
Dom 240319 från Mark- och miljödomstolen - MMD Avslår överklagandena 
från Vapstens sameby 
 
MB-2021-459  
Dom 240320 fr MMD i mål M529-23 - lämnar tillstånd att riva ut 
vattenanläggningar på bla Norrheden 1:2 och 1:3 
 
MB-2024-P12  
Underrättelse fr Bergstaten - Information om förändringar angående 
undersökningstillståndet Storuman nr 1 i Storumans kommun (KS/2023:881) 
 
MB-2024-P13  
Underrättelse fr Bergstaten - Information om förändringar angående 
undersökningstillståndet Risberget nr 4  i Storumans kommun (KS/2023:881) 
 
MB-2024-P15  
Presentation informationsmöte från Hav- och vatten  - spårbarhet för fiskeri- 
och vattenbruksprodukter 
 
MB-2024-10  
Dom 240307 fr MMD har vunnit laga kraft 240328 -  
mål P 84-214 
 
MB-2022-712  
Ändringsbeslut 240404 fr Lst - fel i villkor nr 7 (saknar lagstöd). (ändring av 
beslut 221020) 
 
MB-2022-977  
Dom 230904 från Svea hovrätt- Mark och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd. MMD dom står fast, mål nr M 1086-23 
 
MB-2024-179  
Beslut 240409 från Länsstyrelsen - tillstånd till yrkesmässig överlåtelse av e-
cigaretter och e-vätskor, dnr 2634-2024 
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MB-2024-4  
Beslut 240410 från Länsstyrelsen - Föreläggande enl 12 kap 6 § miljöbalken för 
rasering och nyanläggning av luftledning samt nyanläggning av markkabel 
mellan fastigheten Ängesdal 1:10 och Fräkenvik 1:8, Storumans kommun 
 
MB-2024-4  
Beslut 240411 från Länsstyrelsen- Föreläggande enl 12 kap 6 § miljöbalken för 
prospekteringsarbeten i form av djupborrning inom undersökningstillstånd 
Gunnarn nr 26 och Gunnarn nr 27 samt bearbetningskoncession Barsele K nr 1, 
Storumans kommun, beteckning 2169-2024 
 
MB-2024-4  
Beslut 240411 från Länsstyrelsen - Föreläggande enl 12 kap 6 § miljöbalken för 
prospekteringsarbete inom undersökningstillståndet Gunnarn nr 37, Storumans 
kommun, beteckning 2161-2024 
 
MB-2024-155  
Beslut 240415  från Länsstyrelsen - Godkänner kommunlt beslut om 
strandskyddsdispens på fastigheten Östervik 1:3, Storumans kommun 
 
MB-2024-254  
Rapport grundläggande granskning KS och nämnderna 
 
MB-2024-254  
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 
 
MB-2020-297  
Beslut 240416 från Länsstyrelsen - Upphäver kommunalt beslut om 
strandskyddsdispens inom fastigheten Kronoöverloppsmarken 3:1, Storumans 
kommun 
 
MB-2024-4  
Beslut 240425 från Länsstyrelsen - Föreläggande enl 12 kap 6 § miljöbalken för 
prospekteringsarbete inom undersökningstillståndet Gunnarn nr 28, Storumans 
kommun, beteckning 2846-2024 
 
MB-2024-74  
Beslut från Länsstyrelsen att avslå överklagandet om beviljat bygglov för 
nybyggnad av fritidshus på Klippen 1:244 
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MB-2024-P16  
Beslut från Bergstaten -  Förlängning av giltighetstiden för 
undersökningstillståndet Gunnarn nr 29 i Storumans kommun (KS/2016:50) 
 
MB-2024-227  
Beslut 240503 från Länsstyrelsen - anläggande av pir och flytbrygga i Stor-
Björkvattnet inom fastigheten Ängesdal 1:17 i Storumans kommun, dnr 3272-
2024 
______________________ 
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterare Marina Ahlenius, 2024-05-20 
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§ 66   
 
Anmälan av delegationsbeslut fattade inom förvaltningen 
 
Beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten fattade inom förvaltningen 
för perioden fram till och med 2024-05-07. 
_______________________  
 
Handlingar i ärendet 
Lista över delegationsbeslut ur förvaltningens ärendehanteringssystem från  
2024-03-19 fram till och med 2024-05-07. 
 
Beslutsunderlag 
Nämndsekreterare Marina Ahlenius förslag till beslut, 2024-05-20 
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